
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 6260 GÖ ŞE 11B 21 4 20,00 20 7 18,25 9 4 8,00 50 15 46,25 279,167 1 1 358 356,227 2 3 150 164,458 1 5 1149 299,378 1 1 260

2 127 ME AY 11B 22 5 20,75 21 8 19,00 4 2 3,50 47 15 43,25 270,448 2 2 478 368,064 1 1 97 135,361 4 11 1641 277,426 2 2 409

3 276 KA KI 11D 21 7 19,25 22 7 20,25 43 14 39,50 259,593 1 3 633 366,498 1 2 103 112,730 1 26 2515 246,130 1 4 816

4 228 EN TAL DUR 11B 17 11 14,25 20 9 17,75 2 1 1,75 6 5 4,75 45 26 38,50 257,796 3 4 667 314,756 7 12 462 155,958 2 6 1269 222,523 7 14 1273

5 293 AR Şİ 11C 18 9 15,75 21 3 20,25 1 0 1,00 40 12 37,00 252,390 1 5 783 341,210 1 4 244 119,196 4 20 2160 228,251 2 10 1151

6 229 Bİ KI 11B 18 8 16,00 19 8 17,00 4 2 3,50 41 18 36,50 250,898 4 6 823 325,212 4 7 354 135,361 4 11 1641 244,998 4 5 835

7 200 ALP TE 11B 16 6 14,50 21 1 20,75 1 2 0,50 38 9 35,75 248,786 5 7 885 341,018 3 5 247 115,963 11 22 2368 216,710 10 19 1425

8 155 EZ   AK 11A 15 8 13,00 11 10 8,50 7 8 5,00 11 10 8,50 44 36 35,00 248,376 1 8 895 247,451 1 27 1407 202,189 2 2 761 233,541 1 8 1052

9 143 SU ON 11C 17 7 15,25 18 3 17,25 3 0 3,00 38 10 35,50 248,008 2 9 904 319,840 2 9 410 132,128 1 14 1724 236,870 1 6 979

10 180 EL AK 11B 19 8 17,00 17 10 14,50 4 2 3,50 40 20 35,00 246,496 6 10 934 316,187 5 10 449 135,361 4 11 1641 251,825 3 3 723

11 250 EF SA 11B 16 10 13,50 18 6 16,50 5 3 4,25 39 19 34,25 244,399 7 11 985 302,516 8 15 595 140,211 3 9 1533 232,443 5 9 1074

12 170 FE KO 11E 20 10 17,50 19 11 16,25 39 21 33,75 242,875 1 12 1025 328,839 1 6 331 112,730 2 26 2515 234,183 1 7 1028

13 221 FU İN 11B 16 9 13,75 20 9 17,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 39 22 33,50 242,064 8 13 1048 315,019 6 11 460 126,247 8 16 1916 225,125 6 13 1220

14 139 CA DE 11D 17 12 14,00 21 9 18,75 38 21 32,75 240,057 2 14 1087 323,986 2 8 367 112,730 1 26 2515 210,288 3 23 1583

15 6263 KE AN 11A 19 2 18,50 14 9 11,75 33 11 30,25 235,423 2 15 1211 107,925 6 54 3418 310,494 1 1 238 226,006 2 12 1201

16 29 MU YU ŞE 11B 15 9 12,75 18 9 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 234,907 9 16 1226 296,669 10 17 673 129,090 7 15 1811 218,298 9 17 1379

17 235 SE  BE 11E 17 11 14,25 18 7 16,25 1 4 0,00 36 22 30,50 233,489 2 17 1274 306,592 2 13 551 113,378 1 25 2507 211,995 2 21 1535

18 294 ES EV 11D 17 8 15,00 18 10 15,50 35 18 30,50 233,468 3 18 1276 306,416 3 14 555 112,730 1 26 2515 217,115 2 18 1406

19 286 YE    UY 11A 16 7 14,25 5 9 2,75 3 7 1,25 11 5 9,75 35 28 28,00 228,233 3 19 1424 219,495 3 33 1902 183,426 3 3 925 219,515 3 16 1345

20 207 SÜ ŞE 11B 18 9 15,75 16 12 13,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 227,618 10 20 1446 296,960 9 16 666 111,114 14 47 3301 220,731 8 15 1317

21 182 AR   CA  ÇE 11A 10 6 8,50 15 10 12,50 3 16 -1,00 9 13 5,75 37 45 25,75 221,018 4 21 1613 244,977 2 28 1449 143,925 6 8 1471 166,724 6 44 2745

22 6266 AZ İN 11C 19 8 17,00 12 9 9,75 1 7 -0,75 32 24 26,00 220,299 3 22 1646 280,007 3 18 872 107,881 14 52 3530 226,257 3 11 1197

23 94 UM CA İL 11D 12 16 8,00 20 10 17,50 32 26 25,50 219,084 4 23 1671 277,674 4 19 909 112,730 1 26 2515 169,326 5 42 2687

24 156 SE İN 11C 17 12 14,00 14 13 10,75 1 8 -1,00 1 1 0,75 33 34 24,50 216,169 4 24 1776 267,501 4 21 1062 110,529 12 49 3414 204,272 6 26 1765

25 187 ÇA KU 11B 12 12 9,00 16 6 14,50 1 0 1,00 29 18 24,50 216,129 11 25 1778 264,370 11 22 1108 119,196 10 20 2160 182,169 12 34 2371

26 135 YE CE 11B 15 5 13,75 13 12 10,00 1 2 0,50 29 19 24,25 215,273 12 26 1808 263,950 12 23 1116 115,963 11 22 2368 211,589 11 22 1554

27 202 HA ÖZ 11E 14 6 12,50 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 16 24,00 214,535 3 27 1834 267,710 3 20 1060 109,388 7 51 3502 198,544 4 28 1910

28 1 EZ   SE 11A 10 9 7,75 7 3 6,25 5 7 3,25 8 8 6,00 30 27 23,25 213,755 5 28 1862 199,164 4 36 2272 175,054 4 4 1008 187,171 5 31 2247

29 275 EF ÖZ 11E 12 9 9,75 15 6 13,50 27 15 23,25 212,474 4 29 1907 263,178 4 24 1136 112,730 2 26 2515 181,273 5 35 2384

30 108 RÜ SE 11C 16 14 12,50 14 16 10,00 30 30 22,50 210,210 5 30 1999 257,776 5 25 1222 112,730 6 26 2515 200,048 7 27 1860
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 178 DÖ KE 11C 17 12 14,00 12 13 8,75 0 3 -0,75 29 28 22,00 208,719 6 31 2056 253,005 6 26 1301 107,881 14 52 3530 205,776 5 25 1707

32 241 AS AY 11C 11 14 7,50 15 10 12,50 2 1 1,75 28 25 21,75 208,144 7 32 2066 234,746 8 30 1611 124,046 2 17 1971 176,441 12 38 2505

33 218 EC AK 11C 17 6 15,50 6 5 4,75 1 7 -0,75 24 18 19,50 201,387 8 33 2287 238,169 7 29 1548 107,881 14 52 3530 216,017 4 20 1438

34 186 EC Sİ YI 11C 13 12 10,00 12 14 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 200,069 9 34 2322 229,122 10 32 1712 115,963 5 22 2368 185,988 9 32 2281

35 193 AH OR 11C 15 11 12,25 10 11 7,25 2 10 -0,50 27 32 19,00 200,017 10 35 2330 232,605 9 31 1650 109,497 13 50 3437 195,333 8 29 2013

36 149 FA CE AK 11D 12 8 10,00 9 8 7,00 21 16 17,00 194,242 5 36 2528 215,792 5 34 1982 112,730 1 26 2515 182,980 4 33 2347

37 166 SU YI 11A 14 16 10,00 2 2 1,50 2 4 1,00 7 12 4,00 25 34 16,50 193,613 6 37 2552 181,353 5 40 2582 147,332 5 7 1403 188,996 4 30 2193

38 184 ÖZ SA 11B 10 16 6,00 10 8 8,00 20 24 14,00 185,606 13 38 2813 199,821 13 35 2260 112,730 13 26 2515 155,672 14 47 2951

39 222 NA * 11E 15 4 14,00 15 4 14,00 185,382 5 39 2823 197,707 5 38 2296 112,730 2 26 2515 210,288 3 23 1583

40 219 TU KA 11C 12 12 9,00 7 8 5,00 1 5 -0,25 20 25 13,75 184,796 11 40 2840 197,830 11 37 2294 111,114 11 47 3301 174,649 13 39 2547

41 163 BE KI 11C 13 15 9,25 4 9 1,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 20 32 12,00 180,114 12 41 2974 178,302 12 41 2627 120,801 3 19 2114 171,844 14 40 2623

42 123 DU Yİ 11D 7 12 4,00 10 8 8,00 17 20 12,00 179,830 6 42 2978 186,402 6 39 2501 112,730 1 26 2515 142,018 8 51 3202

43 153 SÜ NA 11D 10 16 6,00 8 13 4,75 18 29 10,75 176,129 7 43 3062 174,276 8 45 2689 112,730 1 26 2515 155,672 6 47 2951

44 168 ZE KA 11E 8 11 5,25 8 11 5,25 16 22 10,50 175,421 6 44 3080 176,926 6 42 2650 112,730 2 26 2515 150,552 7 49 3030

45 161 AL KA 11C 11 13 7,75 5 9 2,75 1 4 0,00 17 26 10,50 175,351 13 45 3084 175,919 13 44 2665 112,730 6 26 2515 167,619 15 43 2725

46 211 MU HE 11E 10 7 8,25 2 0 2,00 12 7 10,25 174,608 7 46 3100 174,136 7 46 2691 112,730 2 26 2515 171,033 6 41 2636

47 201 EL AY 11B 8 3 7,25 3 7 1,25 2 2 1,50 13 12 10,00 174,222 14 47 3107 163,831 14 49 2830 120,955 9 18 2077 164,206 13 45 2800

48 172 AÇ AN 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

49 140 Dİ KE 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

50 3199 EL BÜ 11D 6 20 1,00 12 12 9,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 36 9,00 171,067 8 50 3146 176,642 7 43 2658 106,390 11 55 3592 118,529 9 53 3517

51 141 NU BA 11D 8 14 4,50 7 16 3,00 15 30 7,50 166,694 9 51 3236 154,842 9 50 2945 112,730 1 26 2515 145,432 7 50 3125

52 34 Dİ UL 11C 9 9 6,75 1 4 0,00 10 13 6,75 164,444 16 52 3281 151,213 16 51 2982 112,730 6 26 2515 160,792 16 46 2864

53 171 CE PO 11A 0 1 -0,25 5 13 1,75 5 14 1,50 10 28 3,00 153,994 7 53 3440 106,327 7 55 3670 136,527 7 10 1625 125,238 7 52 3432

54 197 KÜ YI 11D 3 14 -0,50 5 7 3,25 8 21 2,75 126,198 10 52 3259 112,730 1 26 2515 111,297 10 54 3664

55 0 Y AĞMUR Ç ELİK 11D 5 25 -1,25 6 14 2,50 11 39 1,25 118,887 11 53 3338 112,730 1 26 2515 106,176 11 55 3702
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 6263 KE AN 11A 19 2 18,50 14 9 11,75 33 11 30,25 235,423 2 15 1211 107,925 6 54 3418 310,494 1 1 238 226,006 2 12 1201

2 155 EZ   AK 11A 15 8 13,00 11 10 8,50 7 8 5,00 11 10 8,50 44 36 35,00 248,376 1 8 895 247,451 1 27 1407 202,189 2 2 761 233,541 1 8 1052

3 286 YE    UY 11A 16 7 14,25 5 9 2,75 3 7 1,25 11 5 9,75 35 28 28,00 228,233 3 19 1424 219,495 3 33 1902 183,426 3 3 925 219,515 3 16 1345

4 1 EZ   SE 11A 10 9 7,75 7 3 6,25 5 7 3,25 8 8 6,00 30 27 23,25 213,755 5 28 1862 199,164 4 36 2272 175,054 4 4 1008 187,171 5 31 2247

5 6260 GÖ ŞE 11B 21 4 20,00 20 7 18,25 9 4 8,00 50 15 46,25 279,167 1 1 358 356,227 2 3 150 164,458 1 5 1149 299,378 1 1 260

6 228 EN TAL DUR 11B 17 11 14,25 20 9 17,75 2 1 1,75 6 5 4,75 45 26 38,50 257,796 3 4 667 314,756 7 12 462 155,958 2 6 1269 222,523 7 14 1273

7 166 SU YI 11A 14 16 10,00 2 2 1,50 2 4 1,00 7 12 4,00 25 34 16,50 193,613 6 37 2552 181,353 5 40 2582 147,332 5 7 1403 188,996 4 30 2193

8 182 AR   CA  ÇE 11A 10 6 8,50 15 10 12,50 3 16 -1,00 9 13 5,75 37 45 25,75 221,018 4 21 1613 244,977 2 28 1449 143,925 6 8 1471 166,724 6 44 2745

9 250 EF SA 11B 16 10 13,50 18 6 16,50 5 3 4,25 39 19 34,25 244,399 7 11 985 302,516 8 15 595 140,211 3 9 1533 232,443 5 9 1074

10 171 CE PO 11A 0 1 -0,25 5 13 1,75 5 14 1,50 10 28 3,00 153,994 7 53 3440 106,327 7 55 3670 136,527 7 10 1625 125,238 7 52 3432

11 127 ME AY 11B 22 5 20,75 21 8 19,00 4 2 3,50 47 15 43,25 270,448 2 2 478 368,064 1 1 97 135,361 4 11 1641 277,426 2 2 409

12 229 Bİ KI 11B 18 8 16,00 19 8 17,00 4 2 3,50 41 18 36,50 250,898 4 6 823 325,212 4 7 354 135,361 4 11 1641 244,998 4 5 835

13 180 EL AK 11B 19 8 17,00 17 10 14,50 4 2 3,50 40 20 35,00 246,496 6 10 934 316,187 5 10 449 135,361 4 11 1641 251,825 3 3 723

14 143 SU ON 11C 17 7 15,25 18 3 17,25 3 0 3,00 38 10 35,50 248,008 2 9 904 319,840 2 9 410 132,128 1 14 1724 236,870 1 6 979

15 29 MU YU ŞE 11B 15 9 12,75 18 9 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 234,907 9 16 1226 296,669 10 17 673 129,090 7 15 1811 218,298 9 17 1379

16 221 FU İN 11B 16 9 13,75 20 9 17,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 39 22 33,50 242,064 8 13 1048 315,019 6 11 460 126,247 8 16 1916 225,125 6 13 1220

17 241 AS AY 11C 11 14 7,50 15 10 12,50 2 1 1,75 28 25 21,75 208,144 7 32 2066 234,746 8 30 1611 124,046 2 17 1971 176,441 12 38 2505

18 201 EL AY 11B 8 3 7,25 3 7 1,25 2 2 1,50 13 12 10,00 174,222 14 47 3107 163,831 14 49 2830 120,955 9 18 2077 164,206 13 45 2800

19 163 BE KI 11C 13 15 9,25 4 9 1,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 20 32 12,00 180,114 12 41 2974 178,302 12 41 2627 120,801 3 19 2114 171,844 14 40 2623

20 293 AR Şİ 11C 18 9 15,75 21 3 20,25 1 0 1,00 40 12 37,00 252,390 1 5 783 341,210 1 4 244 119,196 4 20 2160 228,251 2 10 1151

21 187 ÇA KU 11B 12 12 9,00 16 6 14,50 1 0 1,00 29 18 24,50 216,129 11 25 1778 264,370 11 22 1108 119,196 10 20 2160 182,169 12 34 2371

22 200 ALP TE 11B 16 6 14,50 21 1 20,75 1 2 0,50 38 9 35,75 248,786 5 7 885 341,018 3 5 247 115,963 11 22 2368 216,710 10 19 1425

23 135 YE CE 11B 15 5 13,75 13 12 10,00 1 2 0,50 29 19 24,25 215,273 12 26 1808 263,950 12 23 1116 115,963 11 22 2368 211,589 11 22 1554

24 186 EC Sİ YI 11C 13 12 10,00 12 14 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 200,069 9 34 2322 229,122 10 32 1712 115,963 5 22 2368 185,988 9 32 2281

25 235 SE  BE 11E 17 11 14,25 18 7 16,25 1 4 0,00 36 22 30,50 233,489 2 17 1274 306,592 2 13 551 113,378 1 25 2507 211,995 2 21 1535

26 276 KA KI 11D 21 7 19,25 22 7 20,25 43 14 39,50 259,593 1 3 633 366,498 1 2 103 112,730 1 26 2515 246,130 1 4 816

27 170 FE KO 11E 20 10 17,50 19 11 16,25 39 21 33,75 242,875 1 12 1025 328,839 1 6 331 112,730 2 26 2515 234,183 1 7 1028

28 139 CA DE 11D 17 12 14,00 21 9 18,75 38 21 32,75 240,057 2 14 1087 323,986 2 8 367 112,730 1 26 2515 210,288 3 23 1583

29 294 ES EV 11D 17 8 15,00 18 10 15,50 35 18 30,50 233,468 3 18 1276 306,416 3 14 555 112,730 1 26 2515 217,115 2 18 1406

30 94 UM CA İL 11D 12 16 8,00 20 10 17,50 32 26 25,50 219,084 4 23 1671 277,674 4 19 909 112,730 1 26 2515 169,326 5 42 2687
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 275 EF ÖZ 11E 12 9 9,75 15 6 13,50 27 15 23,25 212,474 4 29 1907 263,178 4 24 1136 112,730 2 26 2515 181,273 5 35 2384

32 108 RÜ SE 11C 16 14 12,50 14 16 10,00 30 30 22,50 210,210 5 30 1999 257,776 5 25 1222 112,730 6 26 2515 200,048 7 27 1860

33 149 FA CE AK 11D 12 8 10,00 9 8 7,00 21 16 17,00 194,242 5 36 2528 215,792 5 34 1982 112,730 1 26 2515 182,980 4 33 2347

34 184 ÖZ SA 11B 10 16 6,00 10 8 8,00 20 24 14,00 185,606 13 38 2813 199,821 13 35 2260 112,730 13 26 2515 155,672 14 47 2951

35 222 NA * 11E 15 4 14,00 15 4 14,00 185,382 5 39 2823 197,707 5 38 2296 112,730 2 26 2515 210,288 3 23 1583

36 123 DU Yİ 11D 7 12 4,00 10 8 8,00 17 20 12,00 179,830 6 42 2978 186,402 6 39 2501 112,730 1 26 2515 142,018 8 51 3202

37 153 SÜ NA 11D 10 16 6,00 8 13 4,75 18 29 10,75 176,129 7 43 3062 174,276 8 45 2689 112,730 1 26 2515 155,672 6 47 2951

38 168 ZE KA 11E 8 11 5,25 8 11 5,25 16 22 10,50 175,421 6 44 3080 176,926 6 42 2650 112,730 2 26 2515 150,552 7 49 3030

39 161 AL KA 11C 11 13 7,75 5 9 2,75 1 4 0,00 17 26 10,50 175,351 13 45 3084 175,919 13 44 2665 112,730 6 26 2515 167,619 15 43 2725

40 211 MU HE 11E 10 7 8,25 2 0 2,00 12 7 10,25 174,608 7 46 3100 174,136 7 46 2691 112,730 2 26 2515 171,033 6 41 2636

41 172 AÇ AN 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

42 140 Dİ KE 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

43 141 NU BA 11D 8 14 4,50 7 16 3,00 15 30 7,50 166,694 9 51 3236 154,842 9 50 2945 112,730 1 26 2515 145,432 7 50 3125

44 34 Dİ UL 11C 9 9 6,75 1 4 0,00 10 13 6,75 164,444 16 52 3281 151,213 16 51 2982 112,730 6 26 2515 160,792 16 46 2864

45 197 KÜ YI 11D 3 14 -0,50 5 7 3,25 8 21 2,75 126,198 10 52 3259 112,730 1 26 2515 111,297 10 54 3664

46 0 Y AĞMUR Ç ELİK 11D 5 25 -1,25 6 14 2,50 11 39 1,25 118,887 11 53 3338 112,730 1 26 2515 106,176 11 55 3702

47 207 SÜ ŞE 11B 18 9 15,75 16 12 13,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 227,618 10 20 1446 296,960 9 16 666 111,114 14 47 3301 220,731 8 15 1317

48 219 TU KA 11C 12 12 9,00 7 8 5,00 1 5 -0,25 20 25 13,75 184,796 11 40 2840 197,830 11 37 2294 111,114 11 47 3301 174,649 13 39 2547

49 156 SE İN 11C 17 12 14,00 14 13 10,75 1 8 -1,00 1 1 0,75 33 34 24,50 216,169 4 24 1776 267,501 4 21 1062 110,529 12 49 3414 204,272 6 26 1765

50 193 AH OR 11C 15 11 12,25 10 11 7,25 2 10 -0,50 27 32 19,00 200,017 10 35 2330 232,605 9 31 1650 109,497 13 50 3437 195,333 8 29 2013

51 202 HA ÖZ 11E 14 6 12,50 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 16 24,00 214,535 3 27 1834 267,710 3 20 1060 109,388 7 51 3502 198,544 4 28 1910

52 6266 AZ İN 11C 19 8 17,00 12 9 9,75 1 7 -0,75 32 24 26,00 220,299 3 22 1646 280,007 3 18 872 107,881 14 52 3530 226,257 3 11 1197

53 178 DÖ KE 11C 17 12 14,00 12 13 8,75 0 3 -0,75 29 28 22,00 208,719 6 31 2056 253,005 6 26 1301 107,881 14 52 3530 205,776 5 25 1707

54 218 EC AK 11C 17 6 15,50 6 5 4,75 1 7 -0,75 24 18 19,50 201,387 8 33 2287 238,169 7 29 1548 107,881 14 52 3530 216,017 4 20 1438

55 3199 EL BÜ 11D 6 20 1,00 12 12 9,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 36 9,00 171,067 8 50 3146 176,642 7 43 2658 106,390 11 55 3592 118,529 9 53 3517
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 6260 GÖ ŞE 11B 21 4 20,00 20 7 18,25 9 4 8,00 50 15 46,25 279,167 1 1 358 356,227 2 3 150 164,458 1 5 1149 299,378 1 1 260

2 127 ME AY 11B 22 5 20,75 21 8 19,00 4 2 3,50 47 15 43,25 270,448 2 2 478 368,064 1 1 97 135,361 4 11 1641 277,426 2 2 409

3 180 EL AK 11B 19 8 17,00 17 10 14,50 4 2 3,50 40 20 35,00 246,496 6 10 934 316,187 5 10 449 135,361 4 11 1641 251,825 3 3 723

4 276 KA KI 11D 21 7 19,25 22 7 20,25 43 14 39,50 259,593 1 3 633 366,498 1 2 103 112,730 1 26 2515 246,130 1 4 816

5 229 Bİ KI 11B 18 8 16,00 19 8 17,00 4 2 3,50 41 18 36,50 250,898 4 6 823 325,212 4 7 354 135,361 4 11 1641 244,998 4 5 835

6 143 SU ON 11C 17 7 15,25 18 3 17,25 3 0 3,00 38 10 35,50 248,008 2 9 904 319,840 2 9 410 132,128 1 14 1724 236,870 1 6 979

7 170 FE KO 11E 20 10 17,50 19 11 16,25 39 21 33,75 242,875 1 12 1025 328,839 1 6 331 112,730 2 26 2515 234,183 1 7 1028

8 155 EZ   AK 11A 15 8 13,00 11 10 8,50 7 8 5,00 11 10 8,50 44 36 35,00 248,376 1 8 895 247,451 1 27 1407 202,189 2 2 761 233,541 1 8 1052

9 250 EF SA 11B 16 10 13,50 18 6 16,50 5 3 4,25 39 19 34,25 244,399 7 11 985 302,516 8 15 595 140,211 3 9 1533 232,443 5 9 1074

10 293 AR Şİ 11C 18 9 15,75 21 3 20,25 1 0 1,00 40 12 37,00 252,390 1 5 783 341,210 1 4 244 119,196 4 20 2160 228,251 2 10 1151

11 6266 AZ İN 11C 19 8 17,00 12 9 9,75 1 7 -0,75 32 24 26,00 220,299 3 22 1646 280,007 3 18 872 107,881 14 52 3530 226,257 3 11 1197

12 6263 KE AN 11A 19 2 18,50 14 9 11,75 33 11 30,25 235,423 2 15 1211 107,925 6 54 3418 310,494 1 1 238 226,006 2 12 1201

13 221 FU İN 11B 16 9 13,75 20 9 17,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 39 22 33,50 242,064 8 13 1048 315,019 6 11 460 126,247 8 16 1916 225,125 6 13 1220

14 228 EN TAL DUR 11B 17 11 14,25 20 9 17,75 2 1 1,75 6 5 4,75 45 26 38,50 257,796 3 4 667 314,756 7 12 462 155,958 2 6 1269 222,523 7 14 1273

15 207 SÜ ŞE 11B 18 9 15,75 16 12 13,00 0 1 -0,25 34 22 28,50 227,618 10 20 1446 296,960 9 16 666 111,114 14 47 3301 220,731 8 15 1317

16 286 YE    UY 11A 16 7 14,25 5 9 2,75 3 7 1,25 11 5 9,75 35 28 28,00 228,233 3 19 1424 219,495 3 33 1902 183,426 3 3 925 219,515 3 16 1345

17 29 MU YU ŞE 11B 15 9 12,75 18 9 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 234,907 9 16 1226 296,669 10 17 673 129,090 7 15 1811 218,298 9 17 1379

18 294 ES EV 11D 17 8 15,00 18 10 15,50 35 18 30,50 233,468 3 18 1276 306,416 3 14 555 112,730 1 26 2515 217,115 2 18 1406

19 200 ALP TE 11B 16 6 14,50 21 1 20,75 1 2 0,50 38 9 35,75 248,786 5 7 885 341,018 3 5 247 115,963 11 22 2368 216,710 10 19 1425

20 218 EC AK 11C 17 6 15,50 6 5 4,75 1 7 -0,75 24 18 19,50 201,387 8 33 2287 238,169 7 29 1548 107,881 14 52 3530 216,017 4 20 1438

21 235 SE  BE 11E 17 11 14,25 18 7 16,25 1 4 0,00 36 22 30,50 233,489 2 17 1274 306,592 2 13 551 113,378 1 25 2507 211,995 2 21 1535

22 135 YE CE 11B 15 5 13,75 13 12 10,00 1 2 0,50 29 19 24,25 215,273 12 26 1808 263,950 12 23 1116 115,963 11 22 2368 211,589 11 22 1554

23 139 CA DE 11D 17 12 14,00 21 9 18,75 38 21 32,75 240,057 2 14 1087 323,986 2 8 367 112,730 1 26 2515 210,288 3 23 1583

24 222 NA * 11E 15 4 14,00 15 4 14,00 185,382 5 39 2823 197,707 5 38 2296 112,730 2 26 2515 210,288 3 23 1583

25 178 DÖ KE 11C 17 12 14,00 12 13 8,75 0 3 -0,75 29 28 22,00 208,719 6 31 2056 253,005 6 26 1301 107,881 14 52 3530 205,776 5 25 1707

26 156 SE İN 11C 17 12 14,00 14 13 10,75 1 8 -1,00 1 1 0,75 33 34 24,50 216,169 4 24 1776 267,501 4 21 1062 110,529 12 49 3414 204,272 6 26 1765

27 108 RÜ SE 11C 16 14 12,50 14 16 10,00 30 30 22,50 210,210 5 30 1999 257,776 5 25 1222 112,730 6 26 2515 200,048 7 27 1860

28 202 HA ÖZ 11E 14 6 12,50 14 8 12,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 16 24,00 214,535 3 27 1834 267,710 3 20 1060 109,388 7 51 3502 198,544 4 28 1910

29 193 AH OR 11C 15 11 12,25 10 11 7,25 2 10 -0,50 27 32 19,00 200,017 10 35 2330 232,605 9 31 1650 109,497 13 50 3437 195,333 8 29 2013

30 166 SU YI 11A 14 16 10,00 2 2 1,50 2 4 1,00 7 12 4,00 25 34 16,50 193,613 6 37 2552 181,353 5 40 2582 147,332 5 7 1403 188,996 4 30 2193

                                                1 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

31 1 EZ   SE 11A 10 9 7,75 7 3 6,25 5 7 3,25 8 8 6,00 30 27 23,25 213,755 5 28 1862 199,164 4 36 2272 175,054 4 4 1008 187,171 5 31 2247

32 186 EC Sİ YI 11C 13 12 10,00 12 14 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 200,069 9 34 2322 229,122 10 32 1712 115,963 5 22 2368 185,988 9 32 2281

33 149 FA CE AK 11D 12 8 10,00 9 8 7,00 21 16 17,00 194,242 5 36 2528 215,792 5 34 1982 112,730 1 26 2515 182,980 4 33 2347

34 187 ÇA KU 11B 12 12 9,00 16 6 14,50 1 0 1,00 29 18 24,50 216,129 11 25 1778 264,370 11 22 1108 119,196 10 20 2160 182,169 12 34 2371

35 275 EF ÖZ 11E 12 9 9,75 15 6 13,50 27 15 23,25 212,474 4 29 1907 263,178 4 24 1136 112,730 2 26 2515 181,273 5 35 2384

36 140 Dİ KE 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

37 172 AÇ AN 11C 13 15 9,25 2 7 0,25 15 22 9,50 172,393 14 48 3131 169,166 14 47 2749 112,730 6 26 2515 177,860 10 36 2464

38 241 AS AY 11C 11 14 7,50 15 10 12,50 2 1 1,75 28 25 21,75 208,144 7 32 2066 234,746 8 30 1611 124,046 2 17 1971 176,441 12 38 2505

39 219 TU KA 11C 12 12 9,00 7 8 5,00 1 5 -0,25 20 25 13,75 184,796 11 40 2840 197,830 11 37 2294 111,114 11 47 3301 174,649 13 39 2547

40 163 BE KI 11C 13 15 9,25 4 9 1,75 0 4 -1,00 3 4 2,00 20 32 12,00 180,114 12 41 2974 178,302 12 41 2627 120,801 3 19 2114 171,844 14 40 2623

41 211 MU HE 11E 10 7 8,25 2 0 2,00 12 7 10,25 174,608 7 46 3100 174,136 7 46 2691 112,730 2 26 2515 171,033 6 41 2636

42 94 UM CA İL 11D 12 16 8,00 20 10 17,50 32 26 25,50 219,084 4 23 1671 277,674 4 19 909 112,730 1 26 2515 169,326 5 42 2687

43 161 AL KA 11C 11 13 7,75 5 9 2,75 1 4 0,00 17 26 10,50 175,351 13 45 3084 175,919 13 44 2665 112,730 6 26 2515 167,619 15 43 2725

44 182 AR   CA  ÇE 11A 10 6 8,50 15 10 12,50 3 16 -1,00 9 13 5,75 37 45 25,75 221,018 4 21 1613 244,977 2 28 1449 143,925 6 8 1471 166,724 6 44 2745

45 201 EL AY 11B 8 3 7,25 3 7 1,25 2 2 1,50 13 12 10,00 174,222 14 47 3107 163,831 14 49 2830 120,955 9 18 2077 164,206 13 45 2800

46 34 Dİ UL 11C 9 9 6,75 1 4 0,00 10 13 6,75 164,444 16 52 3281 151,213 16 51 2982 112,730 6 26 2515 160,792 16 46 2864

47 184 ÖZ SA 11B 10 16 6,00 10 8 8,00 20 24 14,00 185,606 13 38 2813 199,821 13 35 2260 112,730 13 26 2515 155,672 14 47 2951

48 153 SÜ NA 11D 10 16 6,00 8 13 4,75 18 29 10,75 176,129 7 43 3062 174,276 8 45 2689 112,730 1 26 2515 155,672 6 47 2951

49 168 ZE KA 11E 8 11 5,25 8 11 5,25 16 22 10,50 175,421 6 44 3080 176,926 6 42 2650 112,730 2 26 2515 150,552 7 49 3030

50 141 NU BA 11D 8 14 4,50 7 16 3,00 15 30 7,50 166,694 9 51 3236 154,842 9 50 2945 112,730 1 26 2515 145,432 7 50 3125

51 123 DU Yİ 11D 7 12 4,00 10 8 8,00 17 20 12,00 179,830 6 42 2978 186,402 6 39 2501 112,730 1 26 2515 142,018 8 51 3202

52 171 CE PO 11A 0 1 -0,25 5 13 1,75 5 14 1,50 10 28 3,00 153,994 7 53 3440 106,327 7 55 3670 136,527 7 10 1625 125,238 7 52 3432

53 3199 EL BÜ 11D 6 20 1,00 12 12 9,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 36 9,00 171,067 8 50 3146 176,642 7 43 2658 106,390 11 55 3592 118,529 9 53 3517

54 197 KÜ YI 11D 3 14 -0,50 5 7 3,25 8 21 2,75 126,198 10 52 3259 112,730 1 26 2515 111,297 10 54 3664

55 0 Y AĞMUR Ç ELİK 11D 5 25 -1,25 6 14 2,50 11 39 1,25 118,887 11 53 3338 112,730 1 26 2515 106,176 11 55 3702
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT SÖZ SAY EA

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 11,8 8,5 9,64 9,5 6,7 7,86 4,8 3,6 3,92 4,6 4,6 3,41 30,7 23,4 24,83 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,3 10,1 10,80 11,6 8,0 9,63 1,8 2,5 1,13 1,4 1,7 0,99 28,1 22,3 22,55 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,75 8,45 9,64 3,57 2,11 3,04 2,86 2,27 2,30 1,42 0,95 1,19 1,67 1,35 1,34 4,82 3,61 3,92 1,25 1,70 0,83 1,23 1,46 0,87 2,09 1,48 1,72 30,66 23,38 24,85 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,33 10,09 10,80 4,40 2,84 3,69 3,60 2,62 2,95 1,73 1,07 1,46 1,91 1,49 1,54 1,75 2,47 1,13 0,31 0,75 0,12 0,29 0,53 0,16 0,82 0,44 0,71 28,14 22,30 22,56 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 6260 GÖ ŞE 11B 21 4 20,00 7 2 6,50 5 3 4,25 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 50 15 46,25 279,167 358 356,227 150 164,458 1149 299,378 260

2 127 ME AY 11B 22 5 20,75 7 3 6,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 47 15 43,25 270,448 478 368,064 97 135,361 1641 277,426 409

3 276 KA KI 11D 21 7 19,25 7 2 6,50 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 43 14 39,50 259,593 633 366,498 103 112,730 2515 246,130 816

4 228 EN TAL DUR 11B 17 11 14,25 7 3 6,25 7 2 6,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 5 3 4,25 45 26 38,50 257,796 667 314,756 462 155,958 1269 222,523 1273

5 293 AR Şİ 11C 18 9 15,75 7 1 6,75 8 0 8,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 0 1,00 40 12 37,00 252,390 783 341,210 244 119,196 2160 228,251 1151

6 229 Bİ KI 11B 18 8 16,00 8 1 7,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 2 3,50 41 18 36,50 250,898 823 325,212 354 135,361 1641 244,998 835

7 200 ALP TE 11B 16 6 14,50 9 0 9,00 6 0 6,00 4 0 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 38 9 35,75 248,786 885 341,018 247 115,963 2368 216,710 1425

8 155 EZ   AK 11A 15 8 13,00 5 5 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 2 2,50 7 8 5,00 2 4 1,00 3 4 2,00 6 2 5,50 44 36 35,00 248,376 895 247,451 1407 202,189 761 233,541 1052

9 143 SU ON 11C 17 7 15,25 8 1 7,75 5 1 4,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 38 10 35,50 248,008 904 319,840 410 132,128 1724 236,870 979

10 180 EL AK 11B 19 8 17,00 7 2 6,50 4 5 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 40 20 35,00 246,496 934 316,187 449 135,361 1641 251,825 723

11 250 EF SA 11B 16 10 13,50 7 0 7,00 5 3 4,25 2 2 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 39 19 34,25 244,399 985 302,516 595 140,211 1533 232,443 1074

12 170 FE KO 11E 20 10 17,50 6 4 5,00 4 6 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 39 21 33,75 242,875 1025 328,839 331 112,730 2515 234,183 1028

13 221 FU İN 11B 16 9 13,75 8 2 7,50 7 3 6,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 39 22 33,50 242,064 1048 315,019 460 126,247 1916 225,125 1220

14 139 CA DE 11D 17 12 14,00 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 38 21 32,75 240,057 1087 323,986 367 112,730 2515 210,288 1583

15 6263 KE AN 11A 19 2 18,50 3 4 2,00 4 3 3,25 7 2 6,50 33 11 30,25 235,423 1211 107,925 3418 310,494 238 226,006 1201

16 29 MU YU ŞE 11B 15 9 12,75 8 2 7,50 6 3 5,25 3 0 3,00 1 4 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 36 20 31,00 234,907 1226 296,669 673 129,090 1811 218,298 1379

17 235 SE  BE 11E 17 11 14,25 9 1 8,75 5 2 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 36 22 30,50 233,489 1274 306,592 551 113,378 2507 211,995 1535

18 294 ES EV 11D 17 8 15,00 5 4 4,00 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 18 30,50 233,468 1276 306,416 555 112,730 2515 217,115 1406

19 286 YE    UY 11A 16 7 14,25 2 7 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 7 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 6 3 5,25 35 28 28,00 228,233 1424 219,495 1902 183,426 925 219,515 1345

20 207 SÜ ŞE 11B 18 9 15,75 3 5 1,75 6 4 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 34 22 28,50 227,618 1446 296,960 666 111,114 3301 220,731 1317

21 182 AR   CA  ÇE 11A 10 6 8,50 6 2 5,50 4 4 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 3 16 -1,00 2 2 1,50 3 7 1,25 4 4 3,00 37 45 25,75 221,018 1613 244,977 1449 143,925 1471 166,724 2745

22 6266 AZ İN 11C 19 8 17,00 6 4 5,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 7 -0,75 32 24 26,00 220,299 1646 280,007 872 107,881 3530 226,257 1197

23 94 UM CA İL 11D 12 16 8,00 7 3 6,25 7 3 6,25 4 1 3,75 2 3 1,25 32 26 25,50 219,084 1671 277,674 909 112,730 2515 169,326 2687

24 156 SE İN 11C 17 12 14,00 6 4 5,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 8 -1,00 1 1 0,75 33 34 24,50 216,169 1776 267,501 1062 110,529 3414 204,272 1765

25 187 ÇA KU 11B 12 12 9,00 7 2 6,50 6 4 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 29 18 24,50 216,129 1778 264,370 1108 119,196 2160 182,169 2371

26 135 YE CE 11B 15 5 13,75 6 3 5,25 5 3 4,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 29 19 24,25 215,273 1808 263,950 1116 115,963 2368 211,589 1554

27 202 HA ÖZ 11E 14 6 12,50 8 2 7,50 3 3 2,25 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 16 24,00 214,535 1834 267,710 1060 109,388 3502 198,544 1910

28 1 EZ   SE 11A 10 9 7,75 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 5 7 3,25 1 3 0,25 0 5 -1,25 7 0 7,00 30 27 23,25 213,755 1862 199,164 2272 175,054 1008 187,171 2247

29 275 EF ÖZ 11E 12 9 9,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 27 15 23,25 212,474 1907 263,178 1136 112,730 2515 181,273 2384
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,75 8,45 9,64 3,57 2,11 3,04 2,86 2,27 2,30 1,42 0,95 1,19 1,67 1,35 1,34 4,82 3,61 3,92 1,25 1,70 0,83 1,23 1,46 0,87 2,09 1,48 1,72 30,66 23,38 24,85 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,33 10,09 10,80 4,40 2,84 3,69 3,60 2,62 2,95 1,73 1,07 1,46 1,91 1,49 1,54 1,75 2,47 1,13 0,31 0,75 0,12 0,29 0,53 0,16 0,82 0,44 0,71 28,14 22,30 22,56 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 108 RÜ SE 11C 16 14 12,50 3 7 1,25 6 4 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 30 30 22,50 210,210 1999 257,776 1222 112,730 2515 200,048 1860

31 178 DÖ KE 11C 17 12 14,00 3 5 1,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 29 28 22,00 208,719 2056 253,005 1301 107,881 3530 205,776 1707

32 241 AS AY 11C 11 14 7,50 6 3 5,25 5 3 4,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 28 25 21,75 208,144 2066 234,746 1611 124,046 1971 176,441 2505

33 218 EC AK 11C 17 6 15,50 4 3 3,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 7 -0,75 24 18 19,50 201,387 2287 238,169 1548 107,881 3530 216,017 1438

34 186 EC Sİ YI 11C 13 12 10,00 5 4 4,00 3 5 1,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 2 0,50 26 28 19,00 200,069 2322 229,122 1712 115,963 2368 185,988 2281

35 193 AH OR 11C 15 11 12,25 3 3 2,25 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 10 -0,50 27 32 19,00 200,017 2330 232,605 1650 109,497 3437 195,333 2013

36 149 FA CE AK 11D 12 8 10,00 2 3 1,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 21 16 17,00 194,242 2528 215,792 1982 112,730 2515 182,980 2347

37 166 SU YI 11A 14 16 10,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 1 6 -0,50 1 2 0,50 5 4 4,00 25 34 16,50 193,613 2552 181,353 2582 147,332 1403 188,996 2193

38 184 ÖZ SA 11B 10 16 6,00 6 3 5,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 20 24 14,00 185,606 2813 199,821 2260 112,730 2515 155,672 2951

39 222 NA * 11E 15 4 14,00 15 4 14,00 185,382 2823 197,707 2296 112,730 2515 210,288 1583

40 219 TU KA 11C 12 12 9,00 3 4 2,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 20 25 13,75 184,796 2840 197,830 2294 111,114 3301 174,649 2547

41 163 BE KI 11C 13 15 9,25 1 3 0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 4 -1,00 3 0 3,00 20 32 12,00 180,114 2974 178,302 2627 120,801 2114 171,844 2623

42 123 DU Yİ 11D 7 12 4,00 0 3 -0,75 7 2 6,50 2 2 1,50 1 1 0,75 17 20 12,00 179,830 2978 186,402 2501 112,730 2515 142,018 3202

43 153 SÜ NA 11D 10 16 6,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 18 29 10,75 176,129 3062 174,276 2689 112,730 2515 155,672 2951

44 168 ZE KA 11E 8 11 5,25 3 7 1,25 4 4 3,00 1 0 1,00 16 22 10,50 175,421 3080 176,926 2650 112,730 2515 150,552 3030

45 161 AL KA 11C 11 13 7,75 4 5 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 17 26 10,50 175,351 3084 175,919 2665 112,730 2515 167,619 2725

46 211 MU HE 11E 10 7 8,25 2 0 2,00 12 7 10,25 174,608 3100 174,136 2691 112,730 2515 171,033 2636

47 201 EL AY 11B 8 3 7,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 12 10,00 174,222 3107 163,831 2830 120,955 2077 164,206 2800

48 172 AÇ AN 11C 13 15 9,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 15 22 9,50 172,393 3131 169,166 2749 112,730 2515 177,860 2464

49 140 Dİ KE 11C 13 15 9,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 15 22 9,50 172,393 3131 169,166 2749 112,730 2515 177,860 2464

50 3199 EL BÜ 11D 6 20 1,00 5 5 3,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 36 9,00 171,067 3146 176,642 2658 106,390 3592 118,529 3517

51 141 NU BA 11D 8 14 4,50 3 5 1,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 15 30 7,50 166,694 3236 154,842 2945 112,730 2515 145,432 3125

52 34 Dİ UL 11C 9 9 6,75 1 4 0,00 10 13 6,75 164,444 3281 151,213 2982 112,730 2515 160,792 2864

53 171 CE PO 11A 0 1 -0,25 5 13 1,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 3 3,25 10 28 3,00 153,994 3440 106,327 3670 136,527 1625 125,238 3432

54 197 KÜ YI 11D 3 14 -0,50 1 1 0,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 8 21 2,75 126,198 3259 112,730 2515 111,297 3664

55 0 Y AĞMUR Ç ELİK 11D 5 25 -1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 11 39 1,25 118,887 3338 112,730 2515 106,176 3702

                                                2 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ 11. SINIF 3. DENEME 55 96 121 3767

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,75 8,45 9,64 3,57 2,11 3,04 2,86 2,27 2,30 1,42 0,95 1,19 1,67 1,35 1,34 4,82 3,61 3,92 1,25 1,70 0,83 1,23 1,46 0,87 2,09 1,48 1,72 30,66 23,38 24,85 210,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 13,33 10,09 10,80 4,40 2,84 3,69 3,60 2,62 2,95 1,73 1,07 1,46 1,91 1,49 1,54 1,75 2,47 1,13 0,31 0,75 0,12 0,29 0,53 0,16 0,82 0,44 0,71 28,14 22,30 22,56 205,130 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AR   CA  ÇE 182 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 7,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 3 16 -1,00 -3 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 37 45 25,75 21 23,11 22,55 24,83

TYT Türkçe        Ad   AE C aa ABC DdcdAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal bE cD DBAEECEbdb  bDB edBdDBAd

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik e bD  caebc db B d b bCaedd   

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen AeaC      eecCbEaDaeeBeDdEEb  

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 16 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 2 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 3 25
GAZLAR 6 2 4 33

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 4 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CE PO 171 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 0 1 -0,25 -1 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 0 7 -1,75 -18 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 5 14 1,50 5 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 10 28 3,00 3 23,11 22,55 24,83

TYT Sosyal                   d           

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik  edbC   bd  Ab eB  cDbb c  dCc

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen ccdb e  cd eAa c   cd CDcE Dd 

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 13 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 7 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 1 3 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 4 3 40



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZ   AK 155 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 7,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 44 36 35,00 29 23,11 22,55 24,83

TYT Türkçe BACddDCCBABEC CbEc     aBbE eb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EdBDaDcedA  D       BdeeBedBDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik dCCe B C D  e a eeEB    d b   

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen a eB b d ADeDdE  ee   DEEBDaBe

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 7 8 23

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 4 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 2 2 50
GAZLAR 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 2 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZ   SE 1 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 7,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 30 27 23,25 19 23,11 22,55 24,83

TYT Türkçe BbCebDaCBA  C  AcA  e  cc   eD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal Ed   e              BE   eABDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik c    e C Dd ABdD c  c     b   

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen cee      Acbcec     E  E BDCBC

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 7 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 3 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 4 0
GAZLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 0 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KE AN 6263 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 3 4 2,00 20 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 4 3 3,25 33 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 33 11 30,25 25 23,11 22,55 24,83

TYT Matematik BCCA B CEDEAABBDeAEB   a CD   

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen ab B  aBcAeCDCE  e eEbD EBDCBe

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 19 2 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 3 4 30

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 3 1 75
GAZLAR 6 1 2 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 7 2 70



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU YI 166 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 7,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 25 34 16,50 14 23,11 22,55 24,83

TYT Türkçe ceBEAceAdecCcEeCeCEaAcCdDEcCdc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal             a      D     dD   

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik           cE e     Ec     c   

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen e ca eBe e  c   d  DdBCDBE add

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 2 4 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 4 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 6 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 1 1 25
GAZLAR 6 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YE    UY 286 11A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 7,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,43 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,75 2,95 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,93 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,36 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 4,46 9,63 7,86

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,25 1,13 3,92

Fizik 10 4 1 3,75 38 0,89 0,12 0,83

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,93 0,16 0,87

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,93 0,71 1,72

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 6,75 0,99 3,41

Toplam: 120 35 28 28,00 23 23,11 22,55 24,83

TYT Türkçe b  E BcAE BbA  C CEBABCCDdcbAc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal  dbceaDabE    b    DcA  B     

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik b b   b   c A     c eaC   A   

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen AeBC  B        E   edeCDBEEb E

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 5 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 7 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 4 1 40

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 1 0 17

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP TE 200 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 9 0 9,00 90 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 21 1 20,75 69 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 38 9 35,75 30 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe B bAdD CBABE dC Ec BD AacAEB  

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDCDB EAD DB  AEC BE AB A bE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik    d    c  A                  

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 3 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 0 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 0 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 0 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 2 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Bİ KI 229 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 41 18 36,50 30 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BAC dDCCBABECdCbEACeD Ace Ee c

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDaDB EADaDa be CcBEeABBABDd

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik B  d   Cc EA                  

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 1 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 4 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 2 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇA KU 187 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 29 18 24,50 20 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe aeBE cc dD  cEcCaCEBAdCdDa b B

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal  EABDCeBAbECcAeaBDcDBA  B     

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik                   A           

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 2 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 1 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 0 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EF SA 250 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 39 19 34,25 29 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe bedE ccAE  CcEAC CEBABCdDaACbe

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AE  D DBAEEaa b BDEDcA EcbDBAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik              b    A DcC B d C 

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 0 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 5 3 17



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL AK 180 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 40 20 35,00 29 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe  e aeBeA DBCbEACCCbBABCdDEACAe

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEdBDaDBA EbcAbadD DBAaEBEDcb 

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik           B      A  b   B eC  

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 5 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 2 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL AY 201 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 3 7 1,25 4 14,57 9,63 7,86

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,11 0,12 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,29 0,71 1,72

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 0,38 0,99 3,41

Toplam: 120 13 12 10,00 8 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe cAbAED CBA      E e           

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  cce     A     b    B    Bd ac

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Fen c  B   B                b     

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 0 0
HİKÂYE 3 1 0 33
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 1 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 2 1 20

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EN TAL DUR 228 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,27 1,13 3,92

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,11 0,12 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,16 0,87

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 0,29 0,71 1,72

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 0,38 0,99 3,41

Toplam: 120 45 26 38,50 32 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BACAEDdCBABECdCAdcCBac ec Ecea

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EdBDCbBAEdDbDBdAA CEBdeAcBeBDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      B    E         a         

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen e        A   d      E DbE DaBd

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 1 7

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FU İN 221 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,27 1,13 3,92

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,11 0,12 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,29 0,71 1,72

TYT Fen 30 0 3 -0,75 -3 0,38 0,99 3,41

Toplam: 120 39 22 33,50 28 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BACAEDCCBcBEa CAEbCee  cc E eb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDCDdbEADaDBdAAcCEBE AcdecDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      B C D          a         

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen  be    a                      

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 1 3 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 3 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖ ŞE 6260 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 50 15 46,25 39 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BAC  DdCBABEC CAEACBD AaB cBdD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EA DCDebEADbDB cd CEBEeeBBABDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik BaC    C D AcBBDeA        b   

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 3 0 100
ŞİİR 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 9 4 30



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME AY 127 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 47 15 43,25 36 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe aeBEABeA DBCcEAC aEBA CCDEACAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEbBbaDBAEECcA aBDaDBAeEBEDcAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik             b     A D b B  C  

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 4 2 13



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MU YU ŞE 29 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,27 1,13 3,92

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,11 0,12 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,29 0,71 1,72

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,38 0,99 3,41

Toplam: 120 36 20 31,00 26 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe eACAEDCCBcBE  C EbCee Acc E eb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDCDdbEADaDBeAAcC BE A decDc

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      B C D          a         

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen  b                            

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ SA 184 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 14,57 9,63 7,86

Toplam: 120 20 24 14,00 12 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe cbCcdDbCBAcE  Cbcb BedA aeEceb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDaeeA ADdDB      cE e    bb

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 2 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 3 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 0 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜ ŞE 207 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 34 22 28,50 24 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BAbedDdCBABEC CAEbCBDdAaa E eD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  AeD eddEcDaDBCbAdCdBEeABBAcDb

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik                  b            

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 4 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YE CE 135 11B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 13,88 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,95 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,21 2,95 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,57 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,84 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 14,57 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,27 1,13 3,92

Toplam: 120 29 19 24,25 20 31,09 22,55 24,83

TYT Türkçe BACA D CBA E  CbE  Be AaaeEB  

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDaeeA ADdDB  bECdcE eBd cbb

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik    A             b     e      

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 2 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 3 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 2 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇ AN 172 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 2 7 0,25 1 7,48 9,63 7,86

Toplam: 120 15 22 9,50 8 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cbCdaDdCBAcaCb ccdCcDEAeB EBea

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  Ac a     D   eb a        d  d

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 3 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AH OR 193 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 27 32 19,00 16 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cecEcceA DcCcEAC CEBAcC D eCAc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal A  dDaD d ECaAAeBD De e e  cdc

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik   b e D   d  c   e da bccA    

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 10 7



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AL KA 161 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 17 26 10,50 9 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cdbcEDCC d aCC A ACdD beccEce 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal aABee edEADa a ce             

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      c b    e          D d    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 4 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 3 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 4 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AR Şİ 293 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 40 12 37,00 31 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe DeBE cDAcD CAEbC CEBABCdDacCba

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEABDaD  EECEAA BD De  EBdDBAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik                    E          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 1 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 0 86

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 0 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AS AY 241 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 28 25 21,75 18 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe ebCddDC Bd aC  dEdCBDEAea bdcb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EbBDab AEADEDa  baCE aab BAcDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik           E  e   A            

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 5 1 83
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 2 1 7



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZ İN 6266 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 32 24 26,00 22 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe ceBEcceAEDdCcEAC CEBA  CDEACAc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEAdeaDBdEECE   BDaee    Eba  

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik     e D   d  c   e d  b c     

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 0 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 7 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE KI 163 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 4 9 1,75 6 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,08 1,13 3,92

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,02 0,12 0,83

Kimya 10 3 0 3,00 30 0,19 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 1,72

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 0,17 0,99 3,41

Toplam: 120 20 32 12,00 10 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe aeBE BeAEDcCdcc bCacABCdDadCbc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal   b  a  Ac  a beaD D     d d B

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik       b c    a     c          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen    b  dbb   AC E              

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 4 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 4 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 4 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 3 0 50

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ KE 140 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 2 7 0,25 1 7,48 9,63 7,86

Toplam: 120 15 22 9,50 8 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cbCdaDdCBAcaCb ccdCcDEAeB EBea

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  Ac a     D   eb a        d  d

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 3 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ UL 34 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 11,56 10,80 9,64

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 10 13 6,75 6 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cdbcEDCC d aC  A A     ae EB a

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Matematik      c b    e          D d    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 4 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖ KE 178 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 29 28 22,00 18 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe beBEcBeAaDBCbdAC eEBABCdDdcbAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal dE cD DcebaCcAc  DEbB eddEDBbB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik c         d        b          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC AK 218 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 24 18 19,50 16 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe ceBE ceAEDdCcE   CEBA  CDEA AB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AE  eaDBd        DaDe         

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik     e D   d  c   e d  b c     

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 2 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 7 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC Sİ YI 186 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 26 28 19,00 16 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe Dc ac eAbDBCddd dCEB BCdDabC B

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AE dDaeBbEEecd bB bDBAa ccDdeB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik           d        Ec         

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 3 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 4 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 2 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 2 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜ SE 108 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 7,48 9,63 7,86

Toplam: 120 30 30 22,50 19 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe dbCdEbaCBbBECbCAacCBaaAeBcEBeD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EecDaecdEeDaDcaeAECEBEcABddaDc

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 5 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 3 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 2 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE İN 156 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 0,08 1,13 3,92

Fizik 10 1 1 0,75 8 -0,02 0,12 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,19 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 1,72

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,17 0,99 3,41

Toplam: 120 33 34 24,50 20 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe cecEcceAEDdCcEAC CEBAcCCDaeCAc

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEAdeaDBdEEC bcaBDaDeAb ad aAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik     e Da  d  c   e d  b c     

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

TYT Fen  aB                           

Cevap Anahtarı B ADBCEDBCDBCCACEECDCDCBCDBEEDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 3 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 8 3

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 1 1 10

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU ON 143 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 38 10 35,50 30 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe    EcaeAEeBC EAC CEBAcCCDEcb B

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEA DaDBAEECE    DEe   EB DBAd

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

TYT Matematik       D     A      E          

Cevap Anahtarı B DCEDCBDCAEBEADDBBAAEDECEBAACCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 0 67
ŞİİR 6 4 2 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 1 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 0 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 3 0 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TU KA 219 11C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 11,56 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,02 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 2,95 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,47 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,05 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 7,48 9,63 7,86

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,08 1,13 3,92

Toplam: 120 20 25 13,75 11 19,30 22,55 24,83

TYT Türkçe B bcEDCC d aC CAEcCdD beccEce 

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal  Aa a ddEADa a  cE E       cD 

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik      c b    e      a   D d    

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 2 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 0 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 2 3 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 3 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 2 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 1 5 3



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CA DE 139 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 38 21 32,75 27 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe DcdEbaeAED CdEACbCEBABCaDbbCee

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEceDCDBAEECcAACdDbeBAbEBEaaAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 4 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DU Yİ 123 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 17 20 12,00 10 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe B bc DCCBA  a  cde  b  eB bdee

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal b     e b DbDBC dECEBce B Aa  

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 1 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL BÜ 3199 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 20 1,00 3 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 9,95 9,63 7,86

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,05 1,13 3,92

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,12 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 0,71 1,72

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 -0,05 0,99 3,41

Toplam: 120 18 36 9,00 8 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe cbbeacbCccBb  CAdcCdb ced Eceb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EAcDbDdeEdDaDae e C cE ABB d a

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik              a   b            

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen          d   a                

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 4 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 3 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 3 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 1 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ES EV 294 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 35 18 30,50 25 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe bcBEABDAa  abE C  EBABCdDacCAB

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal cEc DCDcAddCEAA aDaDBAccBEDBAd

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 2 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 2 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 4 2 57

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 2 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FA CE AK 149 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 21 16 17,00 14 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe cACAaDeCcABE  C dd      c EBeD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal   eb D  EdDEDB   c da    dAcDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 2 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 2 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KA KI 276 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 43 14 39,50 33 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe BAbAEDCCBABECCCbEACBecAcB E eb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal E BDbDcAEADbDBCbAaCEBEeABdABDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 0 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 5 2 71

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 5 2 71

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜ YI 197 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 14 -0,50 -2 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 5 7 3,25 11 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 8 21 2,75 2 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe cecc ae     db  daEBdBa  c  b 

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal   d    B   ac  a   DB   d ecAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 2 0
HİKÂYE 3 0 2 0
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 0 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 3 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 1 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NU BA 141 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 14 4,50 15 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 7 16 3,00 10 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 15 30 7,50 6 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe beBaAa bde bbEA a EBe Ceb A  c

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal ed cDCecA  eE ceeD e  adeaacAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 0 4 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 1 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 4 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 4 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 3 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜ NA 153 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 8 13 4,75 16 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 18 29 10,75 9 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe cACcbDdeeABEadaAcb   E ecAEeeb

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal dcaaCee  dDa eacAc  c    BABDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 1 1 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 3 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 4 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 4 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UM CA İL 94 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 32 26 25,50 21 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe eACdbDCCcdaae CAEdCeDcAeabE ea

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDaDecEAebDBCAAcCEBEbABdAaaE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 4 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 3 3 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 6 1 86

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y AĞMUR Ç ELİK 0 11D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 7,27 10,80 9,64

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 2,68 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,50 2,95 2,30

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,77 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,00 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 6 14 2,50 8 9,95 9,63 7,86

Toplam: 120 11 39 1,25 1 17,14 22,55 24,83

TYT Türkçe bccabBcbaaBbbcbaabbBAaadbaAbbe

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal babBa b bbaeE A Bba B D  bbc  

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 3 40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 3 0
HİKÂYE 3 0 3 0
ŞİİR 6 1 5 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 2 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 1 5 14

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 2 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 2 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EF ÖZ 275 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 9,32 9,63 7,86

Toplam: 120 27 15 23,25 19 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe bcBEbc d    AbbCe EBABCdDEA   

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AEAcDCDBdE    e     BAeEBbDdAB

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 1 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FE KO 170 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 9,32 9,63 7,86

Toplam: 120 39 21 33,75 28 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe cACdEDCCBABECCCbEAaBeddcBbEBeD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EeBDaeBbEAccDeCcAcCcBEeABBABDE

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 3 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 1 5 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 4 3 57

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 1 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 3 4 43

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 3 1 75
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 2 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HA ÖZ 202 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 9,32 9,63 7,86

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,04 1,13 3,92

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,12 0,83

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,04 0,16 0,87

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,07 0,71 1,72

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,04 0,99 3,41

Toplam: 120 28 16 24,00 20 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe BdCebDCCBcBE  C dA     D  EBeD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EbBDaDBAEADE Bdc  d B    BbdDd

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Matematik   b                           

Cevap Anahtarı A BCCAABECEDEAABBDDAEBEACDBCDECD

TYT Fen                             e 

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 0 33
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 0 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 2 1 67
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 1 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 0 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 1 3 14

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 1 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 30 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 0 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 0 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MU HE 211 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 9,32 9,63 7,86

Toplam: 120 12 7 10,25 9 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe      c A    bE CeCE AcCdDbAC c

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AE                            

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 1 60
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 1 1 33
ŞİİR 6 1 0 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 0 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NA * 222 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 11,64 10,80 9,64

Toplam: 120 15 4 14,00 12 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe BACeEDCCBABE abAaA      B E   

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 0 2 0
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SE  BE 235 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 9,32 9,63 7,86

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,12 0,83

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 0,16 0,87

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,07 0,71 1,72

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 -0,04 0,99 3,41

Toplam: 120 36 22 30,50 25 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe BeCcbDdCBABECaCAcAC  bbcceEBBD

Cevap Anahtarı A BACAEDCCBABECCCAEACBDEADBAEBBD

TYT Sosyal EABDCDaAEADEDB   cCdddeABB aD 

Cevap Anahtarı A EABDCDBAEADEDBCAAECEBEDABBABDE

TYT Fen  c d         e            D  e

Cevap Anahtarı A BDCBDECBDADCDCEECACCEADEEBDCBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 2 1 67
HİKÂYE 3 2 1 67
ŞİİR 6 1 3 17
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 3 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 6 1 86

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 3 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 2 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 3 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 1 0 50
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 1 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 10 0 2 0

Kimya S D Y B%

MODERN ATOM TEORİSİ 4 0 1 0
GAZLAR 6 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 11. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞADİYE-MUZAFFER TURHAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZE KA 168 11E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 11,64 10,80 9,64

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,57 3,69 3,04

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,71 2,95 2,30

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,54 1,46 1,19

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,50 1,54 1,34

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 9,32 9,63 7,86

Toplam: 120 16 22 10,50 9 20,89 22,55 24,83

TYT Türkçe Dee cdcA cBCbbA aCb A      C e

Cevap Anahtarı B DBBEABDAEDBCAEACCCEBABCCDEACAB

TYT Sosyal AcbdDabeeEEdcA e DaDB         

Cevap Anahtarı B AEABDCDBAEECEAACBDEDBADEBEDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 1 20
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 3 1 1 33
HİKÂYE 3 1 2 33
ŞİİR 6 3 2 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 3 1 2 33
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 7 2 5 29

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 3 2 1 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 7 2 3 29

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 4 1 0 25
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DÜNYA VE AHİRET 2 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 3 0 0 0
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